
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci İlkokulu 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023 13 13 13 465

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 3 11,71 10 5 10,02 9 3 8,67 9 3 9,15 4 1 3,82 5 1 4,61 48 16 47,98 417,770

Okul Ortalaması 8 7 8,15 6 9 5,62 5 6 5,38 7 5 6,62 3 2 3,00 2 3 2,31 31 33 31,08 338,630

KATILIMLAR

1 39 EMİRHAN AKSOY 4A 12 3 12,00 5 10 5,00 7 5 7,00 8 4 8,00 4 1 4,00 2 4 2,00 38 27 38,00 368,716 1 1 1 1 366

2 38 ELİF  BELİNAYFERİK 4A 8 7 8,00 6 8 6,00 7 5 7,00 9 3 9,00 5 0 5,00 4 2 4,00 39 25 39,00 362,785 2 2 2 2 375

3 31 ZÜMRANR V AROL 4A 11 3 11,00 4 11 4,00 6 5 6,00 9 2 9,00 5 0 5,00 4 2 4,00 39 23 39,00 360,223 3 3 3 3 379

4 14 HİRA NUR DURAN 4A 10 5 10,00 7 6 7,00 4 7 4,00 9 3 9,00 4 1 4,00 2 4 2,00 36 26 36,00 358,475 4 4 4 4 382

5 8 EMİR GÜRBÜZ 4A 11 4 11,00 5 10 5,00 7 5 7,00 7 5 7,00 3 2 3,00 1 5 1,00 34 31 34,00 356,412 5 5 5 5 387

6 24 YUSUF ALİ  ÜNAL 4A 9 6 9,00 5 10 5,00 7 5 7,00 6 6 6,00 5 0 5,00 3 3 3,00 35 30 35,00 351,969 6 6 6 6 395

7 25 YUSUF BİÇER 4A 9 6 9,00 7 6 7,00 4 8 4,00 8 3 8,00 3 2 3,00 2 3 2,00 33 28 33,00 348,290 7 7 7 7 399

8 37 SAMİ EKİZ 4A 8 7 8,00 7 8 7,00 6 6 6,00 6 6 6,00 1 4 1,00 1 5 1,00 29 36 29,00 341,580 8 8 8 8 409

9 101 LİMARELHASİNO 4A 8 7 8,00 6 9 6,00 5 7 5,00 7 5 7,00 4 1 4,00 1 3 1,00 31 32 31,00 338,924 9 9 9 9 413

10 1 BERAT GÜRBÜZ 4A 5 10 5,00 10 5 10,00 4 8 4,00 2 10 2,00 2 3 2,00 3 3 3,00 26 39 26,00 332,350 10 10 10 10 420

11 21 ÜMMÜGÜLSÜM YURT 4A 9 6 9,00 5 9 5,00 4 8 4,00 5 7 5,00 2 3 2,00 2 4 2,00 27 37 27,00 324,972 11 11 11 11 430

12 57 VOLKANARSIAN 4A 4 11 4,00 3 12 3,00 6 6 6,00 4 8 4,00 0 5 0,00 4 2 4,00 21 44 21,00 291,548 12 12 12 12 456

13 35 EMİNE NUR EKİZ 4A 2 12 2,00 3 12 3,00 3 9 3,00 6 5 6,00 1 4 1,00 1 5 1,00 16 47 16,00 265,968 13 13 13 13 465
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